
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kocaeli DARICA Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi Bilfen TYT Deneme Sınavı-2 105553 182 114 114

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 18.73 13.87 15.26 6.75 6.04 5.24 7.10 4.01 6.10 3.23 3.88 2.26 35.81 27.81 28.86 195.988

İl Ortalaması 21.21 11.69 18.29 7.47 4.84 6.26 8.58 4.44 7.47 4.01 4.37 2.91 41.26 25.33 34.93 216.191
Okul Ortalaması 20.92 12.21 17.87 6.77 4.69 5.60 6.49 4.79 5.29 2.73 3.75 1.79 36.91 25.44 30.55 201.563

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 271 - SİHEM ACAR 12 / B 24 11 21.25 9 4 8.00 21 5 19.75 11 8 9.00 65.00 28.00 58.00 293.100 441 16 1 1
2 225 - HAKAN MUTLU 12 / C 29 11 26.25 9 8 7.00 20 6 18.50 7 7 5.25 65.00 32.00 57.00 289.325 468 19 2 2
3 77 - OĞUZHAN ÇETİNER 12 / 0 28 8 26.00 14 3 13.25 13 7 11.25 4 6 2.50 59.00 24.00 53.00 276.475 607 28 3 3
4 29 - DİYAR GÖKÇEN 12 / A 27 8 25.00 13 4 12.00 11 8 9.00 5 4 4.00 56.00 24.00 50.00 266.600 706 29 4 4
5 34 - BERAT GÜNDOĞDU 12 / A 25 9 22.75 10 4 9.00 14 3 13.25 5 3 4.25 54.00 19.00 49.25 263.850 757 32 5 5
6 219 - BUĞRAHAN YILMAZ 12 / C 23 14 19.50 13 4 12.00 13 5 11.75 6 7 4.25 55.00 30.00 47.50 258.375 827 34 6 6
7 73 - ASLI YAVUZ 12 / E 32 7 30.25 10 5 8.75 10 7 8.25 0 0 0.00 52.00 19.00 47.25 256.800 851 35 7 7
8 5 - İCLAL ÇAMLICA 12 / A 23 14 19.50 8 3 7.25 22 8 20.00 3 12 0.00 56.00 37.00 46.75 255.000 886 36 8 8
9 223 - FURKAN IŞIK 12 / D 24 9 21.75 14 3 13.25 8 4 7.00 5 3 4.25 51.00 19.00 46.25 254.375 900 37 9 9

10 215 - M PEHLİVAN 12 / A 26 9 23.75 10 3 9.25 12 6 10.50 3 3 2.25 51.00 21.00 45.75 252.125 933 38 10 10
11 204 - SAMET UYAR 12 / C 23 11 20.25 7 5 5.75 19 5 17.75 5 12 2.00 54.00 33.00 45.75 251.750 938 39 11 11
12 202 - YAHYA YARAR 12 / C 26 14 22.50 8 11 5.25 14 4 13.00 6 5 4.75 54.00 34.00 45.50 251.150 947 40 12 12
13 272 - AHMET CAN TURAN 12 / A 19 15 15.25 10 4 9.00 20 2 19.50 3 6 1.50 52.00 27.00 45.25 250.375 961 41 13 13
14 184 - ENSAR ACAR 12 / B 31 9 28.75 6 9 3.75 11 20 6.00 9 11 6.25 57.00 49.00 44.75 248.675 986 42 14 14
15 42 - FATMA KÖKLÜ 12 / A 27 11 24.25 4 3 3.25 14 4 13.00 5 5 3.75 50.00 23.00 44.25 246.725 1030 43 15 15
16 279 - ARDA HEKİMOĞLU 12 / A 27 10 24.50 8 2 7.50 13 7 11.25 1 3 0.25 49.00 22.00 43.50 244.325 1078 44 16 16
17 144 - AYTÜL 12 / F 28 12 25.00 13 6 11.50 7 6 5.50 2 6 0.50 50.00 30.00 42.50 241.450 1132 45 17 17
18 152 - SELAHATTİNKARALAR 12 / B 27 9 24.75 6 6 4.50 11 16 7.00 9 11 6.25 53.00 42.00 42.50 241.325 1136 46 18 18
19 171 - ZİYA ERGİN 12 / C 24 13 20.75 9 5 7.75 13 7 11.25 3 5 1.75 49.00 30.00 41.50 237.900 1212 48 19 19
20 146 - SEMANUR AY 12 / E 26 14 22.50 10 6 8.50 5 3 4.25 6 0 6.00 47.00 23.00 41.25 237.575 1223 49 20 20
21 168 - GİZEM GELER 12 / F 25 11 22.25 11 6 9.50 11 7 9.25 0 0 0.00 47.00 24.00 41.00 236.250 1254 50 21 21
22 0 - MUALLA UZUN 12 / E 27 10 24.50 10 4 9.00 8 4 7.00 0 0 0.00 45.00 18.00 40.50 234.550 1297 53 22 22
23 65 - ZEHRA 0 / 0 28 7 26.25 4 1 3.75 6 3 5.25 7 8 5.00 45.00 19.00 40.25 233.700 1323 55 23 23
24 0 - AHMET GAZİOĞLU 12 / C 19 10 16.50 8 2 7.50 11 7 9.25 8 5 6.75 46.00 24.00 40.00 233.425 1329 56 24 24
25 49 - ELİF ÇELİK 12 / A 28 8 26.00 8 3 7.25 4 5 2.75 4 7 2.25 44.00 23.00 38.25 227.175 1500 63 25 25
26 148 - SUDE DEMIRCİ 12 / D 25 12 22.00 9 5 7.75 8 2 7.50 1 0 1.00 43.00 19.00 38.25 227.100 1505 64 26 26
27 274 - SENA KAPLAN 12 / A 26 12 23.00 4 3 3.25 9 4 8.00 6 8 4.00 45.00 27.00 38.25 226.950 1511 65 27 27
28 89 - SAMET CAN ÜNSAL 12 / A 19 20 14.00 8 7 6.25 12 8 10.00 9 6 7.50 48.00 41.00 37.75 225.950 1540 66 28 28
29 35 - DİLARA GÜNEŞ 12 / A 23 10 20.50 2 4 1.00 12 5 10.75 6 3 5.25 43.00 22.00 37.50 224.375 1588 67 29 29
30 81 - IRMAK EFE 12 / A 24 10 21.50 6 4 5.00 11 8 9.00 3 5 1.75 44.00 27.00 37.25 223.600 1610 68 30 30
31 198 - ZEYNEP ŞİŞMAN 12 / D 25 12 22.00 10 5 8.75 6 6 4.50 2 5 0.75 43.00 28.00 36.00 219.750 1720 70 31 31
32 12 - NAZLICAN TAŞDELEN 12 / D 24 15 20.25 11 3 10.25 6 5 4.75 2 6 0.50 43.00 29.00 35.75 219.050 1744 71 32 32
33 113 - ARDA TÜRKMEN 12 / D 23 15 19.25 12 8 10.00 9 4 8.00 0 8 -2.00 44.00 35.00 35.25 217.125 1808 72 33 33
34 0 - GÜLİZ 12 / 0 22 15 18.25 6 5 4.75 11 6 9.50 5 9 2.75 44.00 35.00 35.25 217.075 1809 73 34 34
35 36 - GÜRKAN ERKUT 12 / A 25 10 22.50 6 3 5.25 7 6 5.50 4 9 1.75 42.00 28.00 35.00 216.200 1833 74 35 35
36 114 - İREM ŞENTÜRK 12 / B 23 7 21.25 10 4 9.00 1 5 -0.25 5 3 4.25 39.00 19.00 34.25 214.350 1890 75 36 36
37 242 - FİRDEVR 12 / C 25 7 23.25 0 2 -0.50 11 5 9.75 3 4 2.00 39.00 18.00 34.50 214.000 1907 76 37 37
38 63 - MEHMET COŞKUN 12 / E 23 15 19.25 12 8 10.00 5 1 4.75 0 0 0.00 40.00 24.00 34.00 213.200 1931 78 38 38
39 140 - MUHAMMET Y 12 / F 25 13 21.75 10 6 8.50 4 2 3.50 0 2 -0.50 39.00 23.00 33.25 210.525 2037 80 39 39
40 173 - EDA AKYOL 12 / B 24 14 20.50 6 4 5.00 8 8 6.00 3 5 1.75 41.00 31.00 33.25 210.400 2043 81 40 40
41 32 - SİNESU SUUÇURUM 12 / E 26 14 22.50 8 6 6.50 5 3 4.25 0 0 0.00 39.00 23.00 33.25 210.375 2045 82 41 41
42 244 - EMRE KELEŞ 12 / A 24 5 22.75 8 7 6.25 0 4 -1.00 6 4 5.00 38.00 20.00 33.00 210.025 2055 83 42 42
43 0 - KEREM ALİŞAN 12 / D 24 13 20.75 10 10 7.50 7 9 4.75 0 0 0.00 41.00 32.00 33.00 209.650 2072 85 43 43
44 933 - HAMZA TÜRKEL 12 / E 21 14 17.50 9 5 7.75 6 2 5.50 2 0 2.00 38.00 21.00 32.75 209.050 2088 86 44 44
45 0 - MELİSA YILDIZ 12 / F 26 12 23.00 8 7 6.25 5 4 4.00 0 2 -0.50 39.00 25.00 32.75 208.650 2106 87 45 45
46 80 - EKİN DÜLGER 12 / D 22 13 18.75 11 4 10.00 4 4 3.00 3 9 0.75 40.00 30.00 32.50 208.325 2123 88 46 46
47 187 - ÖNDER ÖZTÜRK 12 / E 20 11 17.25 8 1 7.75 8 5 6.75 0 0 0.00 36.00 17.00 31.75 205.550 2222 90 47 47
48 0 - HİRA TAŞIR 12 / B 26 14 22.50 3 8 1.00 3 2 2.50 7 5 5.75 39.00 29.00 31.75 205.450 2226 91 48 48
49 201 - SERKAN ZURNACI 12 / D 19 14 15.50 13 7 11.25 6 5 4.75 0 0 0.00 38.00 26.00 31.50 205.075 2242 92 49 49
50 236 - ELVAN EKER 12 / F 26 9 23.75 7 7 5.25 2 3 1.25 1 0 1.00 36.00 19.00 31.25 203.750 2291 93 50 50
51 102 - ENSAR CANER 12 / C 9 6 7.50 5 2 4.50 15 1 14.75 7 11 4.25 36.00 20.00 31.00 203.175 2310 94 51 51
52 76 - BUSE TÖREYEN 12 / F 22 18 17.50 11 8 9.00 6 5 4.75 1 5 -0.25 40.00 36.00 31.00 203.175 2310 94 51 51
53 199 - SUDENAZ TERZİ 12 / D 24 9 21.75 9 7 7.25 2 3 1.25 1 3 0.25 36.00 22.00 30.50 201.400 2380 97 53 53
54 167 - SEVNUR 12 / B 21 18 16.50 6 8 4.00 7 1 6.75 4 5 2.75 38.00 32.00 30.00 199.675 2448 98 54 54
55 177 - SILA YAŞAR 12 / F 21 15 17.25 9 4 8.00 3 1 2.75 2 1 1.75 35.00 21.00 29.75 199.150 2466 99 55 55
56 95 - YASİN ALTUN 12 / D 21 17 16.75 10 5 8.75 5 3 4.25 0 0 0.00 36.00 25.00 29.75 199.050 2469 100 56 56
57 221 - SUDENUR DUMAN 12 / C 19 7 17.25 5 2 4.50 6 5 4.75 4 3 3.25 34.00 17.00 29.75 198.950 2475 101 57 57
58 170 - FİRDEVS DURAK 12 / F 23 12 20.00 9 5 7.75 2 1 1.75 0 0 0.00 34.00 18.00 29.50 198.125 2513 104 58 58
59 69 - YUSUF İSLAM ÇALIK 12 / E 21 15 17.25 13 7 11.25 2 5 0.75 0 1 -0.25 36.00 28.00 29.00 196.800 2559 106 59 59
60 7 - BEYZA YOKARIBAŞ 12 / D 23 11 20.25 8 4 7.00 2 1 1.75 0 0 0.00 33.00 16.00 29.00 196.400 2574 107 60 60
61 233 - AHMET ENES SEZEN 12 / C 19 10 16.50 5 1 4.75 6 5 4.75 4 5 2.75 34.00 21.00 28.75 195.625 2613 108 61 61
62 0 - BERSU GERGÖY 12 / F 25 10 22.50 8 7 6.25 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 17.00 28.75 195.500 2620 109 62 62
63 56 - SENAR EBRAR ÖREN 12 / E 22 15 18.25 11 6 9.50 2 6 0.50 1 3 0.25 36.00 30.00 28.50 195.025 2633 110 63 63
64 109 - İCARDİ ZAHA GS 12 / E 18 11 15.25 7 2 6.50 8 5 6.75 0 0 0.00 33.00 18.00 28.50 194.700 2645 111 64 64
65 161 - ÇAĞLA YAŞAR 12 / D 23 8 21.00 8 5 6.75 1 5 -0.25 1 1 0.75 33.00 19.00 28.25 193.975 2668 112 65 65
66 17 - ZEHRA AYDEMİR 12 / D 20 10 17.50 7 5 5.75 6 3 5.25 0 1 -0.25 33.00 19.00 28.25 193.775 2683 113 66 66
67 107 - RABİA DEMİR 12 / A 21 15 17.25 3 3 2.25 9 6 7.50 3 7 1.25 36.00 31.00 28.25 193.575 2689 114 67 67
68 188 - AHMET UMUT REYHAN 12 / F 21 12 18.00 9 4 8.00 2 1 1.75 0 0 0.00 32.00 17.00 27.75 192.375 2729 115 68 68
69 93 - ÖMER DEMİR 12 / A 21 17 16.75 6 6 4.50 8 11 5.25 3 7 1.25 38.00 41.00 27.75 192.150 2738 116 69 69
70 98 - BUSENAZ ÇAY 12 / A 21 9 18.75 4 9 1.75 6 5 4.75 4 6 2.50 35.00 29.00 27.75 192.000 2747 118 70 70
71 290 - KEVSER AĞCA 12 / F 25 11 22.25 4 11 1.25 5 4 4.00 0 0 0.00 34.00 26.00 27.50 190.875 2785 120 71 71
72 191 - BATUHAN TUÇ 12 / F 20 12 17.00 9 6 7.50 3 1 2.75 0 0 0.00 32.00 19.00 27.25 190.675 2790 121 72 72
73 120 - YAĞMUR ERİM 12 / B 19 15 15.25 7 0 7.00 6 5 4.75 2 7 0.25 34.00 27.00 27.25 190.650 2792 123 73 73
74 50 - ESMANUR YÜCEL 12 / F 20 12 17.00 8 3 7.25 3 1 2.75 0 0 0.00 31.00 16.00 27.00 189.825 2832 124 74 74
75 30 - PERVİN İNCE 12 / A 18 11 15.25 0 1 -0.25 6 1 5.75 7 3 6.25 31.00 16.00 27.00 189.700 2840 125 75 75
76 118 - ENES BAŞTÜRK 12 / B 18 9 15.75 4 4 3.00 7 17 2.75 6 3 5.25 35.00 33.00 26.75 189.100 2870 126 76 76
77 3 - ÖZGE DOĞRU 12 / A 13 15 9.25 3 1 2.75 11 3 10.25 6 6 4.50 33.00 25.00 26.75 189.000 2874 127 77 77
78 43 - AYŞE D 0 / 0 20 16 16.00 6 2 5.50 7 6 5.50 0 1 -0.25 33.00 25.00 26.75 188.800 2882 129 78 78
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79 176 - SILA ÖZGÖREN 12 / E 24 14 20.50 6 12 3.00 2 2 1.50 1 0 1.00 33.00 28.00 26.00 186.200 2997 130 79 79
80 228 - ELİF KÖSOĞLU 12 / D 20 13 16.75 5 6 3.50 7 4 6.00 0 1 -0.25 32.00 24.00 26.00 186.125 3001 131 80 80
81 0 - EREN ŞARA 12 / C 19 11 16.25 6 2 5.50 2 1 1.75 4 7 2.25 31.00 21.00 25.75 185.750 3024 133 81 81
82 260 - EMİRHAN KIRKAYA 12 / B 20 16 16.00 0 0 0.00 9 15 5.25 6 8 4.00 35.00 39.00 25.25 183.725 3115 136 82 82
83 83 - NAVERDE 12 / E 18 7 16.25 7 5 5.75 3 3 2.25 1 3 0.25 29.00 18.00 24.50 181.450 3191 138 83 83
84 96 - BARIŞ CAN 12 / D 18 13 14.75 10 10 7.50 3 4 2.00 0 0 0.00 31.00 27.00 24.25 180.775 3217 139 84 84
85 151 - ECEM KUYUMCU 12 / A 23 11 20.25 2 3 1.25 2 9 -0.25 4 4 3.00 31.00 27.00 24.25 180.450 3236 140 85 85
86 211 - EZGİ GÜN 12 / C 19 9 16.75 0 0 0.00 7 1 6.75 1 2 0.50 27.00 12.00 24.00 179.250 3294 141 86 86
87 62 - KAAN DÜZGÜN 12 / B 10 3 9.25 6 5 4.75 10 17 5.75 5 5 3.75 31.00 30.00 23.50 178.400 3323 142 87 87
88 125 - ENİS KAYA 12 / B 19 15 15.25 5 8 3.00 6 5 4.75 0 0 0.00 30.00 28.00 23.00 176.200 3422 144 88 88
89 18 - SILA IĞDIR 12 / D 22 18 17.50 3 1 2.75 2 3 1.25 1 1 0.75 28.00 23.00 22.25 173.775 3495 145 89 89
90 46 - YAREN KAYA 12 / E 19 18 14.50 5 9 2.75 4 1 3.75 1 0 1.00 29.00 28.00 22.00 172.975 3529 146 90 90
91 133 - ESMA NUR ÖZYILMAZ 12 / F 21 12 18.00 6 9 3.75 2 8 0.00 0 0 0.00 29.00 29.00 21.75 172.150 3560 148 91 91
92 262 - BİLAL YAYLA 12 / D 19 14 15.50 7 5 5.75 1 2 0.50 0 1 -0.25 27.00 22.00 21.50 171.500 3593 149 92 92
93 0 - SAMET ÇELİK 12 / 0 17 12 14.00 6 5 4.75 1 0 1.00 1 0 1.00 25.00 17.00 20.75 169.050 3689 151 93 93
94 38 - NURDAN 12 / A 21 13 17.75 0 0 0.00 3 5 1.75 2 3 1.25 26.00 21.00 20.75 168.600 3712 152 94 94
95 277 - EDİ Ş 12 / E 17 19 12.25 7 6 5.50 0 0 0.00 4 6 2.50 28.00 31.00 20.25 167.625 3747 153 95 95
96 0 - SERHAT CAN 12 / D 15 22 9.50 5 9 2.75 7 5 5.75 3 4 2.00 30.00 40.00 20.00 166.475 3778 154 96 96
97 1205 - UMUT ÖYKÜ YAĞCI 12 / D 19 10 16.50 4 2 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 12.00 20.00 166.350 3784 155 97 97
98 103 - NİSA NUR KALKAN 12 / D 13 11 10.25 9 0 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 11.00 19.25 164.425 3858 156 98 98
99 106 - MELEK 12 / A 18 19 13.25 3 8 1.00 6 7 4.25 4 13 0.75 31.00 47.00 19.25 163.700 3883 158 99 99

100 268 - MUHAMMED KARABAĞ 12 / C 9 7 7.25 4 4 3.00 5 1 4.75 5 5 3.75 23.00 17.00 18.75 162.550 3916 159 100 100
101 217 - ALPEREN GÜNGÖR 12 / C 14 1 13.75 0 0 0.00 5 8 3.00 3 7 1.25 22.00 16.00 18.00 159.525 4024 160 101 101
102 224 - YAREN AKGÜN 12 / C 16 17 11.75 5 3 4.25 3 8 1.00 2 5 0.75 26.00 33.00 17.75 159.075 4031 161 102 102
103 116 - İCLAL YURDAKUL 12 / D 13 13 9.75 5 4 4.00 5 4 4.00 1 4 0.00 24.00 25.00 17.75 158.975 4036 162 103 103
104 243 - NESRİN SUNGUR 12 / C 15 1 14.75 0 0 0.00 4 10 1.50 3 7 1.25 22.00 18.00 17.50 157.875 4066 164 104 104
105 68 - ELİF 12 / E 15 7 13.25 2 7 0.25 3 0 3.00 1 0 1.00 21.00 14.00 17.50 157.875 4066 164 104 104
106 75 - KEREM YILMAZ 12 / D 12 18 7.50 10 10 7.50 3 2 2.50 1 5 -0.25 26.00 35.00 17.25 157.650 4072 166 106 106
107 164 - MELİH BAYIR 12 / B 11 6 9.50 1 1 0.75 8 21 2.75 7 13 3.75 27.00 41.00 16.75 155.725 4122 168 107 107
108 169 - BEYZANUR KOCA 12 / D 20 13 16.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 13.00 16.75 155.275 4141 170 108 108
109 247 - BEGÜM KILIÇ 12 / D 17 14 13.50 4 8 2.00 2 4 1.00 0 0 0.00 23.00 26.00 16.50 154.650 4159 171 109 109
110 33 - ELİF KURT 12 / F 14 21 8.75 7 5 5.75 2 1 1.75 0 0 0.00 23.00 27.00 16.25 154.200 4179 173 110 110
111 257 - NUR BARUT 12 / C 11 12 8.00 2 3 1.25 0 1 -0.25 7 8 5.00 20.00 24.00 14.00 146.825 4373 175 111 111
112 0 - SUENNUR KARAKILIÇ 12 / B 15 17 10.75 4 7 2.25 0 8 -2.00 2 6 0.50 21.00 38.00 11.50 138.225 4560 179 112 112
113 9 - SÜMEYYE KOÇ 12 / D 5 12 2.00 3 3 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 15.00 4.25 114.250 4914 181 113 113
114 1 - APHELIOS DAVULCU 12 / A 3 37 -6.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3.00 37.00 -6.25 79.375 5524 182 114 114


